PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

- LECARD -

EEae




£11U3/£2U20, 16:08 Zimbra

Zimbra

Iicitacao@cordeiro.rj.gov.br

Esclarecimentos - Cartio alimentagéo (n° 021/2025)

De : Paula Franca Santos - Juridico qua., 26 de mar. de 2025 16:11

<paula.santos@lecard.com.br> 2 1 anexo

Assunto : Esclarecimentos - Cartdo alimentagdo (no

021/2025)
Para : licitacao@cordeiro.rj.gov.br

Prezados, boa tarde!

Solicitamos esclarecimentos referente ao edital de pregao de cartio alimentagio (Abono dia
do Trabalhador), ne 021/2025.

situacGes semelhantes, havers devolugdo do saldo remanescente creditado no cartjo? Em
€aso positivo, como seri?

Aguardamos retorno!

Atenciosamente,

Card Assistente de Licitacdo

¥ & CERTIFICADI (27) 2233-2000 | Ramal 8868
{:} RA 1000
Redume AQUS | Cortificada pavla.santos@lecard.com.br
www.lecard.com.br
https:.’/mair.cordef'ro.rj.gov.br/hlprintmessage?id=21248&tz=America/Sao_Paulo 11
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27/03/2025, 16:08 Zimbra

De :administracao@cordeiro.rj.gov.br qui., 27 de mar. de 2025 16:03

Assunto : ESCLARECIMENTOS - CARTAO ALIMENTACAO

(N°.021/2025)
Para : Iicitacao@cordeiro.rj.gov.br

Boa tarde seguem abaixo réspostas dos dois questionamentos do fornecedor.

1 ) Haverd custo para emiss3o da 22 via do cartdo em caso de perda, roubo ou furto?
Sera emitido um novo cartdo Sém custo para a empresa contratante

Att.

Ronaldo Moisés

https://mail.cordef'ro.rj.gov.br/h;’printmessage?id=21 31 6&tz=America/Sao_PauJo&xim=1
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27/03/2025, 16:11 Zimbra

Zimbra Iicitacao@cordeiro.rj.gov.br

Re: Esclarecimentos - Cartao alimentagéo (ne 021/2025)

De: licitacao@cordeiro.rj.gov.br qui.,, 27 de mar. de 2025 16:10
Assunto : Re: Esclarecimentos - Cart3o alimentagdo (no & 1 anexo
021/2025)

Para : Paula Franca Santos - Juridico
<paula.santos@lecard.com.br>

Boa tarde Seéguem abaixo respostas dos dois questionamentos do fornecedor,

1) Haverd custo para emissao da 22 via do cartdo em caso de perda, roubo ou furto?
Sera emitido um novo cartdo sem custo para a empresa contratante

2) Quando um servidor for desligado, quando houver encerramento de contrato, oy
situagbes semelhantes, haverg devolugéo do saldo rémanescente creditado no cartso?
Em caso positivo, como sera?

Att.

Kelly Bonifacio
Pregoeira - Mat, 400121297
Secretaria de Administracao

Prefeitura Municipal de Cordeiro

0800 101 1222 - ramal 219/220
Iicitacao@cordeiro.rj.gov.br
Www.cordeiro.rj.gov.br

Avenida Presidente Vargas, Centro - Cordeiro

De: "Paula Franca Santos - Juridico" <paula.santos@lecard.com.br>
Para: "licitacao" <Iicitacao@cordeiro.rj.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 26 de margo de 2025 16:11:07

Assunto: Esclarecimentos - Cartso alimentagéo (n° 021/2025)

Prezados, boa tarde!

Solicitamos esclarecimentos referente ao edital de pregio de cartao alimentagio (Abono dia
do Trabalhador), n® 021/2025.

taso positivo, como sers?
https://mail.cordeiro.rj.goy.brfh/printmessage?id=21322&tz=America/SaouPaulo&xim=1 1/2
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27/03/2025, 16:11

Aguardamos retorno!

Atenciosamente,

i
RA 1000
RedlomeAQUY

www.lecard.com.br

https:llmaiI.cordeiro.rj.gov.brlhlprintmessage?id=21322&tz

Zimbra

Assistente de Licitac8o

(27) 2233-2000 | Ramal 8666

pavla.santos@lecard.com.br
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