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Esclarecimento Edital Eletronico - N° 021/2025 Cromesmn’ JIgheS.
e e = e e ——Nimero.de folhas ;ggg/

De : Pablo Santos <pablo.santos@verocard.com.br> seg., 24 de mar. de 2025 12:41
Assunto : Esclarecimento Edital Eletrdnico - N° 021/2025 & 1 anexo
Para : licitacao@cordeiro.rj.gov.br
Cc : mbarbieri@verocard.com.br

Prezados,
Boa tarde.

A VEROCHEQUE REFEIC@ES LTDA, inscrita no CNPJ 06.344.497/0001-41, interessada em
participar do certame licitatério Pregdo eletrdnico N° 021/2025, promovido pela Secretaria
Municipal De Administragdo - Cordeiro/R) para aquisigdo de Cartdes Alimentag8o, vem, por
meio deste, solicitar esclarecimento quanto a taxa estipulada a constar na
proposta, pois no edital constam dois percentuais diferentes - -3,5% na proposta ANEXO
1 e no termo de referéncia taxa estimada é de -2,5%. Enfim, qual taxa devemos
considerar para elaborar a proposta?

Atenciosamente,

“ A \ Avenida Presidente Varges, 2001 - Conj. 174
~ VERD[JHRE . Jd. Sante Angeio, Ribsirdio Preto - P CEP: 14020-525

wwnw.veracard.com.br

PABLO IGOR DOS SANTOS {16) 4009 9534

Q Pere bem antes de imprimir

https:llmail.cordeiro.rj.gov.br/hlprintmessage‘?id=21187&tz=America/Sao_F’aulo
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Zimbra licitacao@cordeiro.rj.gov.br

De : licitacao@cordeiro.rj.gov.br qua., 26 de mar. de 2025 17:34
Assunto : Re: Esclarecimento Edital Eletrdnico - N° 021/2025 Z 1 anexo

Para : Pablo Santos <pablo.santos@verocard.com.br>
Boa tarde, Prezado Licitante,

Ataxa que deve ser considerada como base para sua proposta é a que esta descrita na
proposta de pregos, anexo | do edital.

Sem mais para o momento. Processo n®_Liig)as
At Nimero de folhas_ a5 2~

~ Kelly Bonifacio
Pregoeira - Mat. 400121297
Secretaria de Administracéo

Prefeitura Municipal de Cordeiro

0800 101 1222 - ramal 219/220
licitacao@cordeiro.rj.gov.br
www.cordeiro.rj.gov.br

Avenida Presidente Vargas, Centro - Cordeiro

De: "Pablo Santos" <pablo.santos@verocard.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@cordeiro.rj.gov.br>

Cc: mbarbieri@verocard.com.br

Enviadas: Segunda-feira, 24 de margo de 2025 12:41:58
Assunto: Esclarecimento Edital Eletrnico - N° 021/2025

Prezados,
Boa tarde.

A VEROCHEQUE REFEICOES LTDA, inscrita no CNPJ 06.344.497/0001-41, interessada em
participar do certame licitatdrio Preg&o eletrdnico N° 021/2025, promovido pela Secretaria
Municipal De Administragéo - Cordeiro/R) para aquisicdo de Cartdes Alimentacdo, vem, por
meio deste, solicitar esclarecimento quanto a taxa estipulada a constar na
proposta, pois no edital constam dois percentuais diferentes - -3,5% na proposta ANEXO
1 e no termo de referéncia taxa estimada é de -2,5%. Enfim, qual taxa devemos
considerar para elaborar a proposta?

Atenciosamente,
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